UNIVERSIDAD ARTURO PRAT MAT.: AUTORIZA ENTREGA DE APOR-
IQUIQUE-CHILE TE AL SR. JUAN MUNOZ FABREGA
RECTORIA POR CONCEPTQ QUE INDICA. /

IQUIQUE, 27 de noviembre (le] 2013.-

DECRETO EXENTO N° 1.802.-

Con esla [echa, el Rector de la Universidad Arturo Prat, ha expedido el
siguiente Decrelo:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

a.- Lo dispuesto en la Ley N® 18.368, del 30 de noviembre de 1984 y el
D.F.L. N° 1 del 28 de mayo de 1985, el Decreto N° 470 del 27.12.2011, todos del Ministerio de
Educacion Pidblica; el Decreto N° 57 del 05.03.2012, el Decreto Exento N® 1737 del 21.11.2013.-

b.- Considerando que la Secretaria Regional Ministerial de Mineria,
mediante carla de fecha 11.10.2013, solicilé que la Universidad Arturo Prat que entregara un aporle para
contribuir al financiamiento del video oficial CIMIT 2013.-

DECRETO:

1.- Aulorizase la entrega de aporiec por un monto total bruto de $
750.000.- (setecientos cincuenta mil pesos), por concepto de financiamiento del video oficial del
Congreso Minero CIMIT 2013, mediante el pago de Boleta de Honorarios al Sr. Juan Luis Mufoz

Fabrega, Rut 10.676.347-k.-

2.- El monto deberd ser imputado al Codigo de Gestion IQUFO1PRE -
010101010006, del Plan de Cuentas Vigentes de la Corporacion.

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y DESE CUMPLIMIENTO.
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T W MARAA VERONICA FRIAS PISTONO
. Vicerreclora Académica

Por Orden del Rector

SERGIO ETCHEVERRY GUTIERREZ
Secretario General
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Ministerio de

ﬁg% Mineria
E2 M

Gobierno de Chile

lquique, 11 de octubre de 2013

Senor

Gustavo Soto Bringas

Rector Universidad Arturo Prat
Presente

Estimado sefior:

Junto con saludar atentamente, hacemos propicia la ocasién para dar a conocer que,
con motivo de realizarse la segunda versién del Congreso Minero CIMIT 2013 el
proximo 17 octubre del presente afio en el Salén de Convenciones ZOFRI, me dirijo a
usted, con la finalidad de solicitar el auspicio de la Universidad Arturo Prat que
colaborara con hacer posible la realizacién de este importante instancia, en la cual su
organizacion es patrocinador.

Con el proposito de dar cumplimiento a los objetivos de este Congreso Minero,
solicitamos contribuir al financiamiento del video oficial CIMIT 2013 de apertura lo que
se traduce en el aporte de la suma de 750.000. menos retencion 10% Impto., total a
pago efectivo 675.000.-. Monto que de ser aprobado sera solicitado a la Universidad
mediante una Boleta de Honorarios de Juan Luis Mufioz Fabrega, Rut. 10.676.347-K.

Su colaboracién es vital para la correcta realizaciéon de este proyecto por lo que
quedamos a la espera de vuestra atencion y respuesta.

De antemano muchas gracias por su disposicion.

Atentamente,
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Secretario Regional Ministerial de Mineria
Region Tarappca

¢.c. Archivo



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT sy
CASA CENTRAL | 885724 }
'.‘5".'.
‘%’i COMPROBANTE DE PAGO
FEC. EMISION :27/11/2013 (31806
| NOMBRE 5,y wl.s MU&GZ FABREGA
""""""""""""""" BANCO ‘ N® CUENTA CTE E’ GHEQUE N+ , VALORCHEQLE |
BANCO CREDITO INVERSIONES }L A1020635 L 0121806 R 573000
inea Cuenta Cod. Gestion Proyecto Debe Haber
1 1220619000 IQUFO1PRE 010101010006 750,000 0
2 6510201000 000000000 0 75.000
3 2110301000 000000000 0 675,000
Total: 750,000 750,000
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Péagina I de |
Janeth Yanez

De: "Cristian Rivera A" <crrivera@unap.cl>
Para: <janeth yanez@unap.cl>

Enviado: miércoles, 27 de noviembre de 2013 10:04
Asunto: Fwd; auspicio UNAP al 1t CIMIT

Cristian Rivera Aravire

Jefe Institucional de Finanzas
Vicerrectoria de Adm y Finanzas
Universidad Arturo Prat

Fono 057-2526278

Celular 77965030

El 26 de noviembre de 2013 22:00, Gustavo Soto Bringas <gsolo@unap.cl> escribid:
Tito:
Urgente proceder con esta cancelacion..
Saludos
GSB

Enviado desde mi teléfono maévil.

" Inicio del mensaje reenviado:

De: Christian Anthony Hernandez Osorio <hernandez.osorio.christian(@gmail.com>
Fecha: 26 de noviembre de 2013 20:57:11 GMT-03:00

Para: Gustavo Soto Bringas <gsoto(@unap.cl>

Ce: Alberto Martinez Quezada <albmarticdunap.cl>, chernand <chernand@iunap.cl>
Asunto: auspicio UNAP al Il CIMIT

estimado Sr. Rector:

junto con saludarle envio nuevamente por esta via la carta donde el seremi de mineria de
la region de Tarapaci nos solicita el auspicio al que nos comprometimos como UNAP a
realizar a la segunda versién del Congreso Internacional de Mineria de Tarapaca (11
CIMIT), ello se materializaria segln adjunto en el pago de boleta de honorarios del Sr.
Murnioz correspondientes 4 la creacion del video del congreso presentado al inicio del
evento.

Cabe mencionar que las otras dos instituciones que auspiciaron junto a nosotros ya han
cancelado su boleta de honorarios (Universidad Santo Tomids y Asociacion de
Industriales de Iquique), asf que estamos proyectando una mala imagen con fa demora cn
el pago de mas de un mes. Por tanto, le solicito que me indique con quien coordinamos
este pago en Finanzas para que se gestione a la brevedad.

Liamaron del comité organizador del evento a Finanzas y nadie tenia idea de este tema, la
situacion es preocupante.

Atento a sus comentarios me despido atte.,

Christian Hernandez O.

277112013



Fwd: Cancelacion Video CIMIT

- P /k
d
Asunto: Fwd: Cancelacion Video CIMIT G}SL‘ A

De: Gustavo Soto Bringas <gsoto@unap.cl> 0

Fecha: Tue, 19 Nov 2013 23:25:58 -0300 &p d

Para: ethel barrera@unap .cl fE‘ sy
@ v

Conversar mafana al respecto (/2) - //

Byeeee

Enviado desde mi teléfono mavil. /

Inicio del mensaje reenviado: /

De: Christian Anthony Hernandez Osorio <hernandez. osorio.christian@amail.com>
Fecha: 19 de noviembre de 2013-13:17:15 GMT-03.00

Para: JUAN LUIS MUNOZ <juanluis.audiovisual@gmail.com>

Cc: Alberto Martinez Quezada <albmarti@unap .cl>, Gustavo Soto Bringas
<gsoto@unap.cl>

Asunto: Re: Cancelacion Video CIMIT

estimado Juan Luis:

voy a hacerle la consulta al Sr. Rector para que nos indique con quien gestionar su
pago correspondiente al auspicio de la UNAP al Il CIMIT realizado en Octubre del afio
en curso, atentos saludos!

Christian Hernandez O,

Director de Metalurgia

FIA UNAP Iquigue

El 19 de noviembre de 2013 10:23, JUAN LUIS
MUNQZ<juanluis.audiovisual@gmail.com> escribid;
Estimado Christian

Mi nombre es Juan Luis Mufioz Fabrega, director y productor del video realizado para
el Congreso Minero del dia 17 de Octubre del presente y le escribo para consultarle
por el documento o pago del video. Me gustaria saber si este pago ya se emitié o si
tiene alguna fecha para su cancelacion. La boleta emitida es la N° 92 del dia 14 de
Octubre del 2013, emisor Juan Luis Mufioz Fabrega

Quedo atento a su respuesta.

Saludos cordiales y de antemano muchisimas gracias

Juan Luis Mufioz Fabrega
Realizador Audiovisual
18072730

Tde 20-11-2013 7:1



