UNIVERSIDAD ARTURO PRAT MAT.: AUTORIZA PAGO DE BOLETA
IQUIQUE-CHILE DE HONORARIOS A ABOGADO
RECTORIA QUE SE INDICA. /

IQUIQUE, 16 de diciembre del 2014.-

DECRETO EXENTO N° 2.634.-

Con esta fecha, el Rector de la Universidad Arturo Prat, ha expedido el
siguiente Decreto:
VISTOS Y CONSIDERANDO:

a.- Lo dispuesto en la Ley N° 18.368, del 30 de noviembre de 1984 y el
D.F.L. N° 1 de 1980, el Decreto N° 470 del 27.12.2011, todos del Ministerio de Educacién Publica; la
Resolucion N° 1,600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica, ¢l Decreto N° 57 del 05.03.2012,
el Decreto Exento N° 0395 de 07-03.2014, el Decreto Exento N° 0278 del 27.03.2012.-

b.- Que, la Universidad Arturo Prat presta servicios de educacién superior
a través de los distintos programas académicos que imparte en su Casa Central y Sedes Universitarias,
respecto de los cuales se han generado créditos institucionales, por lo que debe recurrir a los servicios de
los auxiliares de la administracion de justicia como son los receptores judiciales.

c.- Que, la gestion de cobranza judicial de créditos institucionales de la
Sede Santiago se encuentra a cargo del abogado externo don Mauricio Alberto Calquin Urquiola, quien
lleva los procesos judiciales ante los tribunales de letras de dicha ciudad.

d.- Que, ¢l abogado don Mauricio Alberto Calquin Urquiola Rut:
14.537.260-7, extendid la boleta de honorarios por los servicios prestados, N° 103 de fecha 03.12.2014, por
la suma total sin retencién incluida de $ 1.102.237.- (un millén ciento dos mil doscientos treinta y siete
pesos) por las diligencias realizadas durante los meses de septiembre y octubre del afio en curso, por lo que
procede su pago, de lo contrario se estaria incurriendo en un enriquecimiento sin causa por parte de la
institucion.

DECRETO:
1.- Autorizase el pago de la boleta de honorarios N° 103 emitida por don
MAURICIO ALBERTO CALQUIN URQUIOLA, Abogado, Rut 14.537.260-7, de fecha 03.12.2014 por la

suma liquida a pagar de $ 992.013.- (novecientos noventa y dos mil trece pesos), correspondiente a las
diligencias judiciales realizadas durante los meses de septiembre y octubre del afio en curso.

2.- El pago debera imputarse al Cédigo de Gestion SANDO6UNI —
010401010179.- del plan de cuentas vigentes de la Corporacién.

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y DESE CUMPLIMIENTO.

o Hlg ..«_"/éf,_'.c/(' ¥
MARIA VERONICA FRIAS PISTONO
Rector (S)

ARIEL SMITH MARIN
Secretario General (S)

a base de datos Decretos- 2014,
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‘del Estado de Chile  ———

MEMORANDUMN®°123

DE . SRA. LUISA RAMOS PEREZ
JEFE UNIDAD DE ARANCELES Y COBRANZAS

A : SR. SERGIO ETCHEVERRY GUTIERREZ
SECRETARIO GENERAL

REF. : LO QUE INDICA

FECHA :  IQUIQUE, 11 DE DICIEMBRE DE 2014

Mediante el presente, se solicita la emision del decreto para la
boleta de honorarios N° 103, correspondiente a diligencias realizadas en
septiembre y octubre del presente por un valor total de $1.102.237 (liquido
de $992.013) a nombre del Sr. Mauricio Alberto Calquin Urquiola, Rut
14.537.260-7, abogado externo de la ciudad de Santiago.

Costas cargadas
Codigo Gestidon: SANDOSUNI
Proyecto : 010401010179

Se agradece vuestra gestion, atentamente,

C.C.: Archivo
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Res. Ex. N” 83 de 30/08/2004
Verifigue este documento en_www sij.cl

El conlribuyante para el cual estd destinada esta bolets, es &l encargadla de retenar al 10%.

1920741039512




Hans Norambuena

De:

Enviado el:
Para:

cC:

Asunto:
Datos adjuntos:

Hector Moya <hector.moya@unap.cl>
miércoles, 03 de diciembre de 2014 17:45
'"Hans Norambuena'
'Monica Henriquez'

RV: Boleta de Honorarios
bhe_14537260-103.pdf

Hans, favor revisar y preparar memorandum para la firma de Luisa. Ambas néminas deben estar listas el dia de
mafiana.

Saluda atte.,

De: Mauricio Calquin Urquiola [mailto:mcalquin@acmabogados.cl]
Enviado el: miércoles, 03 de diciembre de 2014 15:50
Para: mauricio.munoz.venegas@unap.cl; hector.moya@unap.cl; 'Priscila Vargas'

Asunto: Boleta de Honorarios

Estimados, adjunto les envio boleta de honorarios por la cobranza de los créditos asignados.

Asimismo copio planilla con los datos de las causas terminadas.

Atte,,

Mauricio Calquin U.
Abogado
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