VICHRRECTORIA DE ADM. Y HINANZAS

UNIPAL BF ADQLISE SO0

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

CINLE

MAT: AUTORIZASE ADQUISICION
MEDIANTE TRATO DIRECTO
MENOR A 100 UTM.

IQUIQUE, 07 de Julio de 2015

RESOLUCION EXENTA N° 107/F2015

Con esta fecha, el Vicerrector de Administracién y finanzas, en representacién del Rector de la Universidad Arturo Prat, ha

expedido la siguiente Resolucién:

)

2)

3)

4
5)

HVM/CRA/cge

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La Ley N° 18.368, de 30/11/1984, que cre6 la Universidad Arturo Prat; el D.F.L. N° 1 del Ministerio de Educacién de
28/05/1985 que establece el Estatuto de la Universidad Arturo Prat; la Ley N© 19.886, del afio 2003 de Bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestaci6n de servicios; el Decreto N° 250, que contiene el Reglamento de la Ley N° 19,886,
de 2004; el articulo 3° de la Ley N° 18.575 de 1986, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; fa Resoluci6n N°1.600 de 2008, de la Contralorfa General de la Repiblica y la delegacién de facultades contempladas
en el Decreto Exento N° 2380 del 21/11/2014.

Lo dispuesto en el Art. 10, N° 7, letra j) del Reglamento de la Ley No.19.886, que autoriza Trato o Contratacién Directa con
un proveedor determinado “Cuando el costo de evaluacién de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilizacién de
recursos humanos, resulta desproporcionado en relacién al monto de la contratacién y esta no supera las 100 Unidades
Tributarias Mensuales”.

Memordndum N° 0141 de fecha 07 de julio de 2015, del Jefe Institucional de Finanzas, solicitando contratacién por el.servicio
de emisién de Pélizas de Garantias.

Que, dichos servicios son requeridos para proyectos de la Vicerrectoria de Investigaci6n, Innovacién y Postgrado.

Segin cuadro comparativo de proveedores, la empresa Aseguradora Magallanes de Garantia y Crédito S.A. es la mas
conveniente para la institucién.

RESUELVO:

Autorizase  la Contratacién mediante Trato Directo con ASEGURADORA MAGALLANES DE GARANTIA Y
CREDITO S.A., RUT: 76.079.624-7, con domicilio en Alonso de Cordova N° 5151, ciudad de Santiago, para el servicio de
“Contratacién de emisién de pélizas de garantias™, por un monto total de $1.144.457.- (Un mill6n ciento cuarenta y cuatro
mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos), Iva incluido, de acuerdo a los términos contenidos en la cotizacién adjunta.

Dicho gasto deberd ser imputado a los C6digos de Gestién, del Plan de cuenta Institucional.
> 1QU A01 ADM, Proyecto 010401010005, Cuenta 1220621000, valor $1.055.232.-
> 1QU HO6 PRO, Proyecto 020202230007, Cuenta 1220621000, valor $89.225.-
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Ortiz Cefie, Myriam Irene

De: Chambe Quispe, Edith Guadalupe

Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 15:57

Para: Varas Meza, Héctor Orlando; Ortiz Cefie, Myriam Irene

CccC: Rivera Aravire, Cristian Fernando

Asunto: ' RV: COTIZACION DE POLIZAS // MAPFRE Y MAGALLANES

Datos adjuntos: COTIZACION DE POLIZAS; SEGUNDA COTIZACION POLIZA DE GARANTIA Universidad

Arturo Prat 70.777.500-9

Estimados:
Envid a ustedes respaldo de las cotizaciones de las polizas.
Se optd por Magallanes por ser un costo mas conveniente para la Institucién.

Atentamente.,

Edith Chambe Quispe — Vicerrectoria de Administracion y Finanzas - Jefe de Tesoreria — Universidad Arturo Prat — Avda.
Arturo Prat Nro. 2120 - Iquique, Chile — Fono : 057-2526408 — 2526308 — 2526335 — http://www.unap.cl

De: Olivares Alfaro, Fernando Alexander

Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 15:30

Para: Chambe Quispe, Edith Guadalupe

CC: tesoreria

Asunto: COTIZACION DE POLIZAS // MAPFRE Y MAGALLANES

Edith, adjunto cotizaciones entregadas por Mapfre y Magallanes.

Cotizacidn 1

F. Inicio: 01-07-15

F. Termino: 09-05-16

Monto: $9.605.637.-

Prima Mapfre: UF 7,43 IVA incluido.
Prima Magallanes: UF 3,00 + IVA.

Cotizacion 2

F. Inicio: 19-06-13

F. Termino: 24-03-16

Monto: $128.878.875.-

Prima Mapfre: UF 103,50 IVA incluido.
Prima Magallanes: UF 35,48 + IVA.

Saludos cordiales,
Fernando Olivares Alfaro | Unidad de Tesoreria | Universidad Arturo Prat | +56 57 252 6911 | www.unap.cl



Ortiz Cene, Myriam Irene

De: Olivares Alfaro, Fernando Alexander

Enviado el: viernes, 03 de julio de 2015 16:20

Para: Gomez Gomez, Loretto Elcira; Lizana Zufiga, Erika
CccC: tesoreria

Asunto: Re: COTIZACION DE POLIZAS

Gracias Loretto.

Saludos cordiales,
Fernando Olivares A.

De: Gomez Gomez, Loretto Elcira <loretto.gomez@mapfre.cl>
Enviado: viernes, 03 de julio de 2015 9:02

Para: Olivares Alfaro, Fernando Alexander; Lizana Zufliga, Erika
Cc: tesoreria

Asunto: RE: COTIZACION DE POLIZAS

Fernando, envid lo solicitado. Gtos incluyen lva y gtos Notariales.-

MONTO FECHA FECHA N° TOTAL
ASEGURADO INICIO TERMINO DIAS GTOS
348,41 01-07-2015| 09-05-2016 313 7,43
5.157,65 19-06-2013| 24-03-2016 1009 103,50

Lorettc Gomez Gomez

Ejecutiva Cuenta Empresas Ramo Garantias
Gerencia Unidad Generales

MAPFRE | SEGURQS

Isidora Goyenechea # 3520 Piso 18

Las Condes, Santiago, CHILE

Cddigo Postal : 7550071

Fono : +56 2 6947076 (Interno: 7076)

Cel: 08-5270129

Correo : loretto.gomez@mapfre.cl
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De: Olivares Alfaro, Fernando Alexander [mailto:folivaresa@unap.cl]
Enviado el: viernes, 03 de julio de 2015 8:40

Para: Gomez Gomez, Loretto Elcira; Lizana Zuiiiga, Erika

CC: tesoreria

Asunto: Re: COTIZACION DE POLIZAS

Loretto, fecha corregida.

Saludos Cordiales,
Fernando Olivares A.

De: Gomez Gomez, Loretto Elcira <loretto.gomez@mapfre.cl>
Enviado: jueves, 02 de julio de 2015 18:27

Para: Olivares Alfaro, Fernando Alexander; Lizana Zuiiga, Erika
Cc: tesoreria

Asunto: RE: COTIZACION DE POLIZAS

Fernando, agradecere revisar si las fechas de inicio y termino estdn correctas.-
Gracias.-

Loretto Gomez Gomez

Ejecutiva Cuenta Empresas Ramo Garantias
Gerencia Unidad Generales

MAPFRE | SEGUROS

Isidora Goyenechea # 3520 Piso 18

Las Condes, Santiago, CHILE

Cédigo Postal : 7550071

Fono : +56 2 6947076 {Interno: 7076)
Cel 08-5270129
Correo : loretto.gomez@mapfre.cl

De: Olivares Alfaro, Fernando Alexander [mailto:folivaresa@unap.cl]
Enviado el: jueves, 02 de julio de 2015 18:10

Para: Gomez Gomez, Loretto Elcira; Lizana Zubiga, Erika

CC: tesoreria

Asunto: COTIZACION DE POLIZAS

Buenas tardes
Estimada Loretto, agradeceré confirmar el valor por la emision de las siguientes polizas. Notar que solo
necesitamos cotizacion por éstas.

Cotizacion 1

F. Inicio: 01-07-15

F. Termino: 09-05-16
Monto: $9.605.637.-



Cotizacion 2

F. Inicio: 19-06-13

F. Termino: 24-03-16
Monto: $128.878.875.-

Saludos Cordiales,

Fernando Olivares A.

@ En MAPFRE fomentamos iniciativas que tienden a promover una mayor responsabilidad ambiental.
Antes de imprimir este correo, piense si es realmente necesario hacerlo.
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